To:  [EKECNNN KT @ oningen.ni]
From:

Sent: Fri 11/5/2021 10:48:00 AM
Subjectt RE: Eindfactuur 21842 - KWIEK Qosterparkwijk
Received: Fri 11/5/2021 10:48:01 AM

Hallo

Wat mij betreft, kan de factuur gewoon betaald worden.
Heb nog even ruggespraak met Donkergroen gehad

Goed weekend

van: NN SEKETIN o oningen. >

Verzonden: donderdag 4 november 2021 18:24

Aan: <EEEEXEZI o croningen.nl>

Onderwerp: FW: Eindfactuur 21842 - KWIEK Oosterparkwijk

ey IENER

We hebben elkaar niet meer gesproken vanmiddag. Het financieel overleg is maandag in Helpermaar (dus niet via MSTeams *
Ik ga de eindfactuur betalen voor de Kwiek Beweegroute. Ik heb er vertrouwen in dat hij het goed met jou afstemt.
Akkoord?

Groetjes,

Van: KWIEK | beweegroute <info@kwiekbeweegroute.nl>
Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:37

Aan:< roningen.nl>

Onderwerp: Eindfactuur 21842 - KWIEK Oosterparkwijk

Beste ,

Nu de KWIEK beweegroute Oosterparkwijk feestelijk is geopend, stuur ik je hierbij en ter afronding de overeenkomstige
eindfactuur.

Wel zullen we nog zorgen voor herstel van oefening 10, op het in de tussentijd vervangen asfalt, nabij de nieuwe school aan de
Klaprooslaan. Dit zal ik verder met afstemmen.

Dank in ieder geval voor de opdracht en samenwerking!

En wellicht tot een volgende.

Vriendelijke groet,

BEWEEGROUTE

1408445 0014
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KWIEK | beweegroute

info@kwiekbeweegroute nl
www kwiekbeweegroute.nl
www facebook.com/kwiekbeweeqgroute

Het namaken, vermenigvuldigen en/of overnemen van elementen (zowel beeld als tekst),
in welke tastbare of virtuele vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitd rukkelijk
schnftelijke toestemming is vereend door KWIEK

1408445 0014



